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Enviado por: "Gary Serviços" <gary.servicos@gmail.com>
De: gary.servicos@gmail.com
Para: "Comissao Permanente de Licitacao" <licitacao@mpam.mp.br>
Data: 06/03/2018 14:07

Assunto: Pedido de Esclarecimento ao PP 5.002/2018-CPL/MP/PGJ.
Anexos: | Remover anexos | portaria-99-de-19-10-2004.pdf (42 KB) | SINDUSCON DECISÃO.pdf (546 KB)

Em análise do orçamento de referência verificamos que o item 5.4 e 5.5, apresenta consumo igual a 0,00 do
item Aço CA 50/60, ou seja não sendo considerado na composição o item em questão.
 
Foi identificado também que os valores de custo de mão de obra não está obedecendo o dissidio vigente ,
segue em anexo documento para consulta.
 
Quanto ao item 2.1.2 - Preparo de substrato com utilização de hidrojateadora de areia, para limpeza de
ferragens e superfícies  de concreto:
 
A Portaria N.º 99 de 19.10.2004 - proíbe em todo o País o uso de areia seca ou úmida como
abrasivo nos processos de trabalho de jateamento.
 
O serviço será adotado?
 
Segue em anexo portaria para consulta.
 
Atenciosamente;
 
Jonas Barroso.
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Enviado por: "rvconstrutora" <rvconstrutora@oi.com.br>
De: rvconstrutora@oi.com.br
Para: licitacao@mpam.mp.br
Data: 07/03/2018 09:33

Assunto: PRESENCIAL N.º 5.O02/2018-CPL/MP/PGJ

Srº. Presidente da Comissão de Licitação.

Bom dia, venho através deste dizer que admiro muito a forma de agir desta Comissão tem sido susto em
julgamento de recursos e classificação de documentação e propostas das Empresas que concorrem as
licitações deste Estabelecimento. pro isso peço que reveja a planilha do referido Edital,  pois os preços dela
são um absurdo, uma vergonha para aclasse, vejamos alguns exemplos ( AÇO CA 50 RS.1,95 - AÇO 60
RS.1,75 ) nem na fabrica em Sao Paulo custa isso, Aluguel de CONTAINERRS.RS. 402,00? - ALVENARIA
RS. 31,78 não existi na praça, ENCARGOS SOCIAS, TODOS ERRADOS ( SERVENTE 8,84 SINAPE
14,38 - PEDREIRO 11,36 SINAPE 17,43 ( JANEIRO 2018 )
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Enviado por: "bscaranni" <bscaranni@uol.com.br>
De: bscaranni@uol.com.br
Para: licitacao@mpam.mp.br
Data: 07/03/2018 11:18

Assunto: PREGAO PRESENCIAL 5002/218-CPL/PGJ

OBJETO  -  MURO DE DIVISA
  

ITENS   5.4  5.5  6.3     ARMACAO EM ACO  FORNECIMENT0 E APLICACAO
  

CA-50 R$ 1,95/KG
 CA-60 R$ 1,75/KG
  

OS PRECOS EM QUESTAO ESTAO MUITO ABAIXO DO MERCADO
 SOLICITAMOS A VERIFICACAO DOS ITENS

  
GRATO 

 CONCREENG 
 ENG.BRUNO
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Enviado por: "Gerência Técnica" <gtec@manaosconstrucoes.com>
De: gtec@manaosconstrucoes.com
Para: licitacao@mpam.mp.br
Data: 07/03/2018 14:24

Assunto:
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PP 5002/2018 - RECONSTRUÇÃO DO MURO DA
PROCURADORIA

Boa tarde,
 
Viemos por meio deste pedir esclarecimentos sobre a base de preço u�lizada no orçamento.
 
Base SINAPI – qual o mês de base?
Base ORSE - qual o mês de base?
Base SBC - qual o mês de base?
 
 
A�,
Sidney F. Fernandes
REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA.
GERÊNCIA TÉCNICA – GETEC
Contato:
gtec@manaosconstrucoes.com
sff.eng@uea.edu.br
(092) 3342-6670
(092) 98184-6854
 
 

mailto:gtec@manaosconstrucoes.com
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Enviado por: "Gerência Técnica" <gtec@manaosconstrucoes.com>
De: gtec@manaosconstrucoes.com
Para: licitacao@mpam.mp.br
Data: 08/03/2018 17:24

Assunto:
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PP 5002/2018 - RECONSTRUÇÃO DO MURO DA
PROCURADORIA

Boa tarde,
 
Ao analisar as composições de preço unitário fornecidas no edital encontramos no item de serviço 5.4
insumos diferentes com valores diferentes mas códigos iguais, assim como um coeficiente zerado.
 
Dessa forma pedimos um posicionamento sobre este serviço.
 
 
A�,
Guilherme B. Pinheiro
REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA.
GERÊNCIA TÉCNICA – GETEC
Contato:
gtec@manaosconstrucoes.com
(092) 3342-6670
(092) 98194-7514
 
 

mailto:gtec@manaosconstrucoes.com

